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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 177                                                   Dnr 2023/00240 

Fördjupad översiktsplan för Göta Kanal väst (se även KS 
2017/388) 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tills vidare pausa arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen för Göta kanal väst. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har sedan 2018 ett projektsamarbete med Karlsborgs- och 
Töreboda kommun för att arbeta med besöksnäring och samhällsplanering längs 
Göta kanal väst. Arbetet syftar till samordning av företagsutveckling, 
destinationsutveckling och samhällsplanering. En del av arbetet har bestått av 
framtagning av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Göta kanalområde i de tre 
kommunerna. En annan del har varit det av Jordbruksverket finansierade projektet 
”Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst” som avslutas i början av 
2023.  

Processen att ta fram en fördjupad översiktsplan är reglerad i tredje kapitlet plan- och 
bygglagen (2010:900) och har samma lagkrav som en kommunövergripande 
översiktsplan inom dess avgränsade område. Lagen reglerar bland annat planens 
innehåll och hur det ska samrådas med myndigheter och allmänhet. En fördjupad 
översiktsplan ska ange huvuddragen för hur kommunen avser att långsiktigt utveckla 
mark- och vattenanvändningen. Planen är vägledande i detaljplane- och 
bygglovsärenden.  

FÖP- projektet har bedrivits tillsammans med tjänstepersoner från Töreboda och 
Karlsborgs kommun. Personal från Mariestads planenhet har agerat projektledare. 
Under 2021 genomfördes ett antal workshops i de tre kommunerna med lokala 
företag, föreningar och AB Göta kanalbolag. Sammanlagt fördes dialog med 19 
aktörer som resulterade i 75 inkomna synpunkter.  

Ett färdigställande av FÖP:en innebär ett tidskrävande arbete som väntas belasta 
Mariestads planenhet till och med Q2 2024.  

Ksau beslutade den 7 februari 2022,  att pausa arbetet med FÖP:en under 2022 för 
att säkra framdrift i mer prioriterade planeringsprojekt. Planenhetens resurser för att 
arbeta med planen har inte förändrats sedan förra året. En framdrift i arbetet med 
FÖP:en för Göta kanal innebär att framdriften i andra utvecklingsprojekt som bland 
annat den fördjupade översiktsplanen för Mariestads tätort kommer påverkas 
negativt och ta längre tid att färdigställa. 

Förvaltningen föreslår därför att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Göta kanal väst ska pausas tillsvidare. Arbetet kan återupptas efter att den fördjupade 
översiktsplanen för Mariestads tätort är färdigställd.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutets konsekvenser ur en ekonomisk dimension avgränsas till påverkan för 
berörda kommuner, företagare och föreningar längs med Göta kanal väst samt 
markägare som berörs av planeringsprojektet.  

Berörda kommuner 

Beslutet innebär att ett färdigställande och genomförande av FÖP:en senareläggs. De 
ekonomiska konsekvenserna för berörda kommuner bedöms som små då projektets 
resurser utgörs av befintlig personal och dess timmar i projektet.  

Också konsekvenserna för näringslivet kring kanalen bedöms som små då det 
fortsatt är starkt och dess möjlighet att verka inte är avhängt FÖP:ens genomförande. 
Samma bedömning görs för föreningslivet samt berörda fastighetsägare.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet bedöms inte påverka den miljömässiga dimensionen annat än FÖP:ens 
genomförande blir framflyttat.  

Bedömning ur social dimension 

Beslutets konsekvenser ur en social dimension avgränsas till påverkan för berörda 
kommuner, företagare och föreningar längs med Göta kanal väst som varit aktiva i 
planeringsprojektets uppstartsskede.  

Beslutet bedöms kunna påverka framtida engagemang och viljan att delta i FÖP- 
arbetet hos de företag och föreningar som tidigare varit delaktiga i arbetets startskede 
då projektet drar ut på tiden. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektör, 2023-04-28 
Tjänsteskrivelse planenheten, 2023-04-25 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson  
Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt  
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Johansson  
Kommunchef Töreboda kommun, Michael Nordin  
Kommunchef Karlsborgs kommun, Kajsa Eriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 178                                                   Dnr 2022/00270 

Arrende för parkeringsplatser till Cypressen 1 på Nya staden 
1:1 (bangatan, bantorget) 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal med Helix Bostäder AB 
med den redaktionella ändringens om diskuterades på sammanträdet. 

Bakgrund 

Helix Bostäder AB (Helix) behöver parkering till sitt hyreshus på Bangatan. Bygglov 
har beräknat en parkeringsplats per lägenhet. Mariestads kommun har i samband 
med bygglovet lovat att lösa parkeringsplatsproblematiken åt Helix. Helix har fått 
bygglov för 57 lägenheter och byggnationen är idag färdigställd och inflyttad.  

Mark- och exploatering har tagit fram ett avtalsförslag för arrende berörande 
parkering för 57 stycken parkeringsplatser. Helix har haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter på avtalet. Arrendeområdet avser endast asfalterad yta enligt kartbilaga. 
Kommunen tar ut en avgift per parkeringsplats om 1 400 kr exkl. moms per år. 
Denna avgift uppräknas med KPI med år 2022 (oktober) som bas.  

Parkeringens placering är i nära anslutning till hyreshuset. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Avtalet bedöms inte ha en miljömässig påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Avtalet bedöms inte ha någon social påverkan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Iordningställandet av parkeringsytan kommer till stor del att finansieras genom årlig 
arrendeavgift. Merparten av parkeringsytan kommer att arrenderas ut till 
hyresbolaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektör, 2023-04-28 
Tjänsteskrivelse mark- och exploateringsenheten, 2023-04-25 
Avtal 
Karta över arrendeområdet 
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Expedieras till: 
Helix Bostäder AB  
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt  
Teknisk chef, Johan Myhrman  
Mark- och exploateringsenheten, Sara Johansson  
Projektledare, Johanna Karlsson  
Budgetcontroller, Ida Nilsson  
Ekonomicontroller, Camilla Källerman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 179                                                   Dnr 2022/00456 

Mål och indikatorer för kommunstyrelsenämnden  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till mål och indikatorer. 

Arbetsutskottets beslut 

Till kommunstyrelsens sammanträde ska underlaget kompletteras med 
kommunfullmäktiges första mål ” ”Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar 
ekonomi och god ekonomisk hushållning”. Detta mål ska vara det första målet.  

Vidare ska mål ”Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter 
genomsyras av ett gott bemötande” kompletteras med texten ”I Mariestad finns 
förutsättningar till social hållbarhet för alla. Vi ser varandra och erbjuder oss 
självmant att bistå med hjälp om någon har en besvärlig situation. Detta gäller såväl 
invånare, besökare som anställda och politiker”. 

Bakgrund 

I reviderad styrmodell gäller målen över mandatperioden dvs. åren 2023 - 2026. 
Kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnder att besluta om mål och indikatorer 
som utgår från kommunfullmäktiges mål. Beslut ska antas hos nämnder före maj 
månads utgång. I den reviderad styrmodell ska indikatorer beslutas till respektive 
nämnds mål.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål 
och finansiella mål för att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God 
ekonomisk hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska 
säkerställa att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 
sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta 
upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till 
en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap för att möta framtida 
utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga 
åtgärder.  

För kommunstyrelsenämnden innebär det att nämnden ska arbeta för att nå antagna 
kommunfullmäktigemål samt finansiella mål. Ordning och reda i kommunens 
ekonomi är förutsättningen för en god och hållbar utveckling.  En välskött ekonomi 
skapar trygghet för såväl företag som hushåll och lägger grunden för fler arbeten och 
en trygg gemensam finansiering av välfärden.  

Genom att sätta mål och riktlinjer för de olika verksamheterna och sedan följa upp 
dem, synliggörs vad som faktiskt görs och vad kommunens invånare får för 
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pengarna. Med indikatorerna gör vi målen möjliga att mäta utifrån de aktiviteter som 
arbetats med under perioden samt planering av lämpliga aktiviteter framåt för att 
uppnå målen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Kommunstyrelsens mål tar hänsyn till den miljömässiga dimensionen på flera sätt 
och kopplas bland annat till Agenda 2030 genom att tagga alla aktiviteter mot 
fokusområden.  

Bedömning ur social dimension 

Kommunstyrelsens mål tar hänsyn till den sociala dimensionen på flera sätt och 
kopplas bland annat till Agenda 2030 genom att tagga alla aktiviteter mot 
fokusområden. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2023-05-02 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef 2023-05-02.  

Bilaga med kommunstyrelsenämndens mål och indikatorer. 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo  
Stabschef Per Garenius  
Ekonomichef Christina Olsson  
Hr-chef Per Johansson  
Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 180                                                   Dnr 2023/00254 

Planeringsförutsättningar inför budget 2024 och plan 2025-2026 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande planeringsförutsättningar: 

• Att visa på konsekvenserna av att minska verksamheternas kostnader med 
100 mkr för åren 2024-2026. För att uppnå ett positivt resultat för 2024 ska 
minst 76 mkr anpassas 2024. 

• Att visa på konsekvenserna av att minska skattefinansierade investeringar till 
100 mkr för åren 2024-2026. 

• Att besluta om en genomlysning av verksamheternas kostnadsnivåer utifrån 
tilldelad budgetram. 

• Att se över befintlig resursfördelningsmodell 

• Att planera in möten med budgetberedningen för kontinuerliga avstämningar 
innan budgetöverlämningen den 20 september. 

• I övrigt utifrån bifogade planeringsförutsättningarna. 

Bakgrund 

Planeringsförutsättningarna är en del i kommunens budgetprocess. Syftet med 
budgetprocessen är att, i enlighet med kommunens styrmodell, bidra till ett 
långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk hushållning där såväl 
verksamhetsmål som finansiella mål uppnås. 

I planeringsförutsättningarna tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för 
nästa år. Arbetet resulterar i en budget för nästa år samt plan för kommande två år, 
beslut tas i fullmäktige i november. 

I samband med den årliga hanteringen av kommande årsbudget görs en avstämning 
så att det finansiella målet uppnås under planperioden 2023–2035 med upparbetat 
resultat till och med föregående årsbokslut som grund. I grundförutsättningarna ingår 
även de uppräkningar som erhålls från SKR och utifrån cirkulär 2023:20. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning görs i ärendet 

Bedömning ur social dimension 

Ingen bedömning görs i ärendet 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planeringsförutsättningarna är en del i budgetprocessen och för att uppnå de 
finansiella målen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektör, 2023-05-05 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2023-05-05.  

Planeringsförutsättningar inför Budget 2024, plan 2025-2026  

Omvärldsanalys från förvaltningarna 2024-2026 

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo  
Ekonomichef Christina Olsson  
Stabschef Per Garenius  
Hr-chef Per Johansson  
Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt  
Teknisk chef Johan Myhrman  
Utbildningschef Maria Appelgren  
Socialchef Anitta Into  
Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg  
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 181                                                   Dnr 2023/00218 

Omfördelning av ramar för att uppnå en budget i balans 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar om att omfördela tilldelade budgetramar 2023 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut (Kf § 96).  

Syftet är att uppnå en god ekonomisk hushållning på längre sikt utifrån finansiella 
mål. 

Ramarna ska omfördelas med 30 mkr, enligt följande; 

• kommunstyrelsens ram minskar med 3 mkr 

• utbildningsnämndens ram minskar med 12 mkr 

• socialnämndens ram ökar med 10,7 mkr 

• äldre -och omsorgsnämndens ram minskar med 12 mkr  

• Att utöka konjunkturbufferten med 16,3 mkr 

 

Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder i sina mål för mandatperioden även 
ska ha med det övergripande målet ”Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar 
ekonomi och god ekonomisk hushållning”. 

Linnea Wall (S) och Anita Olausson (S) deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

I samband med kvartalsrapporten per mars redovisades det en årsprognos uppgick 
till 6,9 mkr då konjunkturbufferten är inräknad. Om konjunkturbufferten exkluderas 
uppgår det prognostiserade årsprognosen till -3,1 mkr. Verksamheterna 
prognostiserar totalt en avvikelse gentemot budgeten om 17,6 mkr. Noterbart är att 
socialnämnden prognostiserar ett underskott om 13,7 mkr efter tre månader.  

För att uppnå en god ekonomisk hushållning på längre sikt och inför nästa års 
budgetutmaningar finns det ett behov av att omfördela nämnderna ramar totalt med 
30 mkr. För att inte påverka de gemensamma nämndernas budgetramar inom MTG 
kommer minskningen att ske endast i de nämnder som Mariestads kommun ansvarar 
för. 

Ramarna kommer att omfördelas med 30 mkr, enligt följande; 

- Kommunstyrelsens ram minskar med 3 mkr 

- Utbildningsnämndens ram minskar med 12 mkr 

- Socialnämndens ram ökar med 10,7 mkr, vilket utgår ifrån nämndens 
kvartalsrapport per mars som redovisade ett underskott om 13,7 mkr. Detta medför 
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att nämnden har ett kvarstående prognostiserat underskott att anpassa verksamheten 
till. 

- Äldre -och omsorgsnämndens ram minskar med 12 mkr  

- Utökning av konjunkturbufferten med 16,3 mkr för att hantera rådande osäkerheter 
i konjunkturen. 

Om ramanpassningen sker för 2023 medför det att kommunen påbörjar ett 
omställningsarbete för att hantera osäkerheter i rådande lågkonjunktur. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning av miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning av social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömning utifrån den ekonomiska dimensionen är att anpassningar måste göras för 
att uppnå en god ekonomisk hushållning på sikt. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektör, 2023-05-05 

Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2023-05-05 

 

Kommunstyrelse 
Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
Budgetcontroller Ida Nilsson 
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 182                                                   Dnr 2023/00217 

Åtgärder för budget i balans inom kommunstyrelsens 
verksamheter 

  

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att 
omorganisera kommunstyrelsens verksamhet gällande Projekt och 
utvecklingsenhetens verksamhet för nå en budget i balans för verksamheten. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att 
omorganisera kommunstyrelsens verksamhet gällande Yttre hemtjänst för nå en 
budget i balans för verksamheten 

Bakgrund 

I beslut från kommunstyrelsen januari 2020 (Dnr 2019/00402) beslutas att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna förändringen av 
ledningsorganisation för Maria Nova. 

2. De två tillkommande enhetschefstjänsterna ska finansieras via de projektmedel 
som finns i verksamheten.             

Projekt och utvecklingsenheten påbörjade sitt arbete i april 2020. Och inom ramen 
för uppdraget har flera stora arbetsmarknadsprojekt och ett antal mindre med flera 
olika bidragsgivare genomförts. Dock har målet att enhetschefstjänsten för Projekt 
och utvecklingsenheten ska finansieras fullt ut av projektmedel aldrig uppnåtts. Med 
det följer att verksamheten ständigt har givit ett budgetunderskott. För att nå budget i 
balans behöver både finansieringsmodellen ses över och organiseringen av 
kommunens arbetsmarknadsprojekt 

Yttre hemtjänst är en service till personer över 69 år med gräsklippning, lövkrattning 
och snöskottning. Verksamheten är inte självfinansierad och belastar AME’s budget 
med underskott. Tillika är det svårt att bemanna verksamheten då det kräver en god 
fysik för att orka vilket i perioder leder till att arbetshandledarna fullföljer uppdragen 
med risk att annan viktig verksamhet får stå till sidan. Liknande verksamhet finns att 
tillgå på den öppna marknaden. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Under förutsättning att projektverksamheten fortsatt organiseras inom AME bedöms 
ingen påverkan ske ur en social dimension. 
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Yttre hemtjänst bedöms inte ha någon påverkan ur en social dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Projekt och utvecklingsenheten samt yttre hemtjänst påverkar i dagsläget 
Arbetsmarknadsenhetens budget negativ. Genom att omorganisera och genomlysa 
verksamheterna och skapa en mer effektiv organisation bedöms att en budget i 
balans är möjlig att uppnå. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektör, 2023-05-05 

Tjänsteskrivelse socialchef, 2023-05-08 

Expedieras till: 

Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Socialchef Anitta Into 
Avdelningschef Camilla Karlsson Andersson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 183                                                   Dnr 2023/00244 

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Den administrativa enheten har fått i uppdrag att revidera delegationsordningen för 
kommunstyrelsen. Det förslag till delegationsordning som håller på att tas fram 
innehåller ändringar av såväl redaktionell karaktär som sakinnehåll. Samtliga 
ändringar avseende sakinnehåll som föreslås har stämts av med berörda delegater. 

De ändringar som håller på att tas fram innebär bland annat: 

1. Införande av delegation att ingå exploateringsavtal samt föravtal vid 
exploatering 

2. Införande av delegation att ingå planavtal samt beslut om överenskommelse 
med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 

3. Införande av delegation på beslut om att inhämta samråd och eller remiss av 
program, planer och projekt som förvaltningen ansvarar för som inte faller 
under plan och byggnadslagen 

4. Införande av delegationer om projektansökningar och liknande inom 
samhällsbyggnadsförvaltningens område. 

5. Införande av delegationer om projektansökningar, ansökan om YH-
utbildningar till YH-myndigheten inom Dacapo 

6. Införande av delegation att anta överenskommelse med lärare eller konsult 
med specialkompetens att utföra tillfälliga uppdrag inom Dacapos 
verksamhetsområde. 

Dialog förs med kommunstyrelsens arbetsutskott i syfte att inhämta synpunkter inför 
fortsatt handläggning av ärendet. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet bedöms inte få någon konkret påverkan ur den miljömässiga dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 

En tydlig delegationsordning underlättar arbetet för såväl förtroendevalda samt 
tjänstepersoner. Vidare innebär tydlighet gällande delegationer att allmänheten får en 
större förståelse för beslutsgången i de kommunala verksamheterna vilket i sin tur 
kan bidra till en ökad förutsebarhet och acceptans. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-05-10 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En delegationsordning som är tydligt utformad minskar risken för administrativt 
arbete, och därmed kostnader i form av ytterligare arbetstid, till följd av eventuella 
laglighetsprövningar och liknande. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse kommundirektören, 2023-04-27 

Tjänsteskrivelse stabschef och utredare, 2023-04-27 

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderat förslag 

 

Expedieras till: 
Stabschef Per Garenius 
Kvalificerad utredare Daniel Bohman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 184                                                   Dnr 2023/00029 

Information 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningens information 

Fördjupad översiktsplan 

Information lämnas på sammanträdet om pågående arbete med den fördjupade 
översiktsplanen.  

Vätgas 

Information lämnas på sammanträdet om vätgas.  

Ekonomiavdelningens information 

Statusrapport implementering av nytt ekonomi- och e-handelssystem 

Information lämnas på sammanträdet om implementering av nytt ekonomi- och e-
handelssystem.  

Utbildningsförvaltningens information 

Budgetunderlag 

Information lämnas på sammanträdet om budgetunderlag inför budget 2024. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 185                                                   Dnr 2023/00050 

Handlingar att anmäla 

  

Inga handlingar att anmäla fanns vid dagens möte. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 186                                                   Dnr 2023/00049 

Inbjudningar 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Skaraborgs sjukhus 
Inbjudan till dialogmöte mellan kommunpresidiet för Mariestads kommun 
och presidiet för Skaraborgs sjukhus. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 187                                                   Dnr 2023/00028 

Rapporter 

  

Inga rapporter lämnas under dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 188                                                    

Uppdrag till kommundirektören 

  

Reformation av ekonomiavdelningen 

Arbetsutskottet beslut 

Med anledning av att Mariestad står inför en stor förväntad tillväxt och samtidig ett tufft 
ekonomiskt omvärldsläge beslutar Kommunstyrelsens arbetsutskott att en förstärkning av 
ledning och styrning genomförs. Koncernperspektivet måste förstärkas och därmed 
kommer nuvarande ekonomichef övergå i en ny roll. Stadshus AB förväntas formellt fatta 
beslut i ärendet på nästkommande styrelsemöte. 
 
I det politiska programmet för mandatperioden som beslutades i samband med budget för 
2023 beskrivs kravet att kommunen behöver en tydligare ekonomi- och kvalitetsstyrning. 
Med utgångspunkt från det politiska programmet uppdrar Ksau till kommundirektören att 
omgående påbörja rekrytering av en ny ekonomichef. Samtidigt inrättas en ny tjänst som 
redovisningschef i syfte att förstärka avdelningen. 

Bakgrund 

Mariestad står inför en stor förväntad tillväxt. Med anledning av det har fullmäktige tillsatt 
en bolagskoncern där Stadshus AB har ett uttalat styr- och ledningsansvar. Samtidigt har en 
rad olika omvärldsfaktorer medfört ett tufft ekonomiskt läge för såväl Mariestads kommun 
som för övriga kommuner i Sverige. Fokus för kommunens ekonomiavdelning behöver 
därav koncentreras på ekonomistyrning, budget och analys. För att klara dessa utmaningar 
sammantaget krävs en förändring i organisationen. Kommundirektören får därmed i 
uppdrag att säkerställa hela kommunkoncernens uppdrag med fokus på ekonomi 
 

 

 
 

 


